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joao.roberto@kardec.org.br

De: joao.roberto@kardec.org.br
Enviado em: terça-feira, 15 de setembro de 2020 16:46
Para: 'Hermes - Eletro H3'
Assunto: RES: Cotação Prévia 01/2020

Boa tarde Senhor Hermes! 
 
Considerando que a obra de reforma objeto do Edital de Cotação Prévia de Preços 01/2020 será 
executada em regime de empreitada global, vossa empresa precisa observar as exigências do Edital e 
verificar a pertinência de participação. 
 
Grato, 
 

 
 
 

De: Hermes - Eletro H3 <hermes@eletroh3.com.br>  
Enviada em: terça-feira, 15 de setembro de 2020 10:48 
Para: joao.roberto@kardec.org.br 
Assunto: ENC: Cotação Prévia 01/2020 
 
                    A/C: Comissão de Compras e Contratações. 
 
                    ELETRO H3 ENG. e COM. LTDA           CNPJ-68.239.870-0001-51 
                    Eng. Hermes          F:16-3720-9252 e 16-99999-4880. 
                    Aguardamos esclarecimentos do e-mail abaixo. 
 

De: Hermes - Eletro H3 [mailto:hermes@eletroh3.com.br]  
Enviada em: terça-feira, 15 de setembro de 2020 10:24 
Para: 'joao.roberto@kardec.org.br' 
Assunto: RES: Cotação Prévia 01/2020 
 
                    João Roberto, bom dia: 
 
                                 Solicitamos esclarecimentos quanto ao objetivo do edital 01/2020 (item 2) que 
visa contratar  empresa de engenharia civil para execução dos serviços propostos. 
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                                 Salientamos que temos na planilha 50% dos serviços de engenharia elétrica 
(instalação de gerador, painéis e quadros elétricos, redes aéreas e redes de cabos alimentadores). 
                                 Verificar se também é possível empresa de engenharia elétrica participar com eng. 
civil contratado da mesma. 
                                 Aguardamos retorno. 
 
                                 Atenciosamente. 
 
                                                                                        ELETRO H3.........Eng. Hermes. 
 
    
 

De: joao.roberto@kardec.org.br [mailto:joao.roberto@kardec.org.br]  
Enviada em: segunda-feira, 14 de setembro de 2020 18:01 
Para: 'Hermes - Eletro H3' 
Assunto: RES: Cotação Prévia 01/2020 
 
Boa tarde Hermes! 
 
Remarcado para amanhã, 15/09/20, às 14h00. 
 
Grato, 
 

 
 

De: Hermes - Eletro H3 <hermes@eletroh3.com.br>  
Enviada em: segunda-feira, 14 de setembro de 2020 16:59 
Para: joao.roberto@kardec.org.br 
Assunto: RES: Cotação Prévia 01/2020 
 
           João Roberto: 
 
                                Ver possibilidade de mudar o agendamento para as 14 h. 
 
                                                                                      Hermes. 
 

De: joao.roberto@kardec.org.br [mailto:joao.roberto@kardec.org.br]  
Enviada em: segunda-feira, 14 de setembro de 2020 16:22 
Para: 'Hermes - Eletro H3' 
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Cc: 'Carina Paludeto' 
Assunto: RES: Cotação Prévia 01/2020 
 
Boa tarde Senhor Hermes! 
 
Agendado para amanhã às 9h00. 
 
Grato, 
 

 
 

De: Hermes - Eletro H3 <hermes@eletroh3.com.br>  
Enviada em: segunda-feira, 14 de setembro de 2020 16:05 
Para: joao.roberto@kardec.org.br 
Assunto: RES: Cotação Prévia 01/2020 
 
                 João Roberto, boa tarde: 
 
 
                                     Solicitamos agendamento da vistoria técnica para amanhã.  
                                      Aguardamos a hora do agendamento. 
 
                                                                                                       Hermes. 
 

De: joao.roberto@kardec.org.br [mailto:joao.roberto@kardec.org.br]  
Enviada em: segunda-feira, 14 de setembro de 2020 15:55 
Para: 'Financeiro - Eletro H-3' 
Assunto: RES: Cotação Prévia 01/2020 
 
Prezada Bruna, boa tarde! 
 
Em atendimento à vossa solicitação, encaminho em anexo a documentação do Edital de Cotação 
Prévia nº 01/2020. 
 
Grato, 
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De: Financeiro - Eletro H-3 <financeiro@eletroh3.com.br>  
Enviada em: segunda-feira, 14 de setembro de 2020 13:21 
Para: joao.roberto@kardec.org.br 
Assunto: Cotação Prévia 01/2020 
 
João, boa tarde! 
 
 
Venho solicitar material da Cotação Prévia 01/2020 para poder participarmos. 
 
 
No aguardo, 
 
 
Eletro H-3 Engenharia 
Bruna Fernanda 
(16) 3720-9252 
 

 

Livre de vírus. www.avast.com.  

 


